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Javier Arellano

De: Facturación Agricola Walter <facturacionagricolawalter@hotmail.com>
Enviado el: martes, 13 de julio de 2021 10:27
Para: Javier Arellano
Asunto: RV: ATS - NOTAS DE CRÉDITOS ELECTRÓNICAS 

Buen día Javier  
 
 
Ayúdeme revisando  el sistema del Sr. Fabricio Andrade iba a subir el ats, pero no me refleja el valor de las notas de créditos electrónicas.  
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Diana Ipáz 
Dpto. Contabilidad 
Grupo Andrade: Sr. Walter Andrade Vicuña / Ing. Fabricio Andrade Andrade / Arq. Manuel León Alcántar 
Cel. 0997799632 
 
 
 
 

 
 
 

De: Javier Arellano <jarellano@lucas-it.com> 
Enviado: viernes, 18 de junio de 2021 12:18 
Para: 'Facturación Agricola Walter' <facturacionagricolawalter@hotmail.com> 
Cc: director@represensa.com <director@represensa.com>; pvacacela@lucas-it.com <pvacacela@lucas-it.com>; 'Nancy Andrade' <agricolawalter@hotmail.com> 
Asunto: RE: ATS - NOTAS DE CRÉDITOS ELECTRÓNICAS  
  
Estimada, 
  
De acuerdo a lo comunicado el requerimiento fue atendido. Favor una vez que genere el nuevo ATS revisar que se reflejen las notas de crédito 
y confirmar la solución al requerimiento. 
  



6

  
Saludos cordiales, 
  

 
AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier 
transmisión mala o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente así como todas sus copias en el disco duro y notifique al remitente. No debe, directa 
o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando 
el mensaje establezca lo contrario. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que 
el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any poor transmission is 
given. If you have received this message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and notify the sender. No person can, directly or indirectly, 
use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise. Note 
that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct receival of those messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the 
Internet, we ask you please notify us immediately.  
  

De: Facturación Agricola Walter [mailto:facturacionagricolawalter@hotmail.com]  
Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 9:19 
Para: jarellano@lucas-it.com 
CC: director@represensa.com; pvacacela@lucas-it.com; Nancy Andrade <agricolawalter@hotmail.com> 
Asunto: ATS - NOTAS DE CRÉDITOS ELECTRÓNICAS  
  
Estimados buenos días  
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Por favor gentil ayuda revisando en los sistemas ( Manuel León , Fabricio Andrade ) no reflejan las notas de créditos electrónicas -Ventas  en el 
ATS - DIMM . 
  
Cualquier novedad me comunica, gracias. 
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Diana Ipáz 
Dpto. Contabilidad 
Grupo Andrade: Sr. Walter Andrade Vicuña / Ing. Fabricio Andrade Andrade / Arq. Manuel León Alcántar 
Cel. 0997799632 
 

 

 
  
  


